LiiBenheide, Esther

Von: Marewitz Anette <A Marewitz@mso-medien.de>
Gesendet: Freitag, 5. Januar 2018 15:16

An: LiBenheide, Esther

Betreff: WG: Neujahrsgru3 und Antrag an den Ortsrat
Anlagen: DRP65904557.pdf; 20180105152127.pdf

Hallo Frau Liissenheide,

kénnen Sie bitte diese Mail und die Anhénge mit zur Einladung der OR -Sitzung Lappenstuhl verschicken.

Vielen Dank
Anette Marewitz

-~---Urspriingliche Nachricht-----

Von: Anette Marewitz [mailto:a.marewitz@web.de]
Gesendet: Freitag, 5. Januar 2018 15:09

An: Marewitz Anette

Betreff: Fwd: NeujahrsgruR und Antrag an den Ortsrat

Gesendet mit der WEB.DE Mail App
Anfang der weitergeleiteten E-Mail

> Von: "Ralf Peterson" <ralf.peterson@bramsche-lappenstuhl.de>

> Datum: 2. Januar 2018 um 19:10

> An: "a.marewitz@web.de" <a.marewitz@web.de>

> Betreff: Neujahrsgrul® und Antrag an den Ortsrat

>

> Hallo Anette,

> erst einmal wiinsche ich Dir und Deiner Familie noch ein Frohes Neues
> Jahr mit viel Gliick und Gesundheit. Ich hoffe Ihr seid gut reingerutscht.
> Ansonsten hatte ich noch einen Antrag an den Ortsrat auf Bezuschussung
> der Internetseite. In der Vergangenheit sind die Rechnungen der Fa.

> Strato, bei der der Server steht, abwechselnd von der GISL, der

> Siedlungsgemeinschaft, dem Ortsrat und von mir beglichen worden.

> Monatlich kostet das Ganze 5,90 € (siehe Anlage). Zahlungen werden
>immer halbjéhrlich im Voraus von meinem Konto abgebucht. Ich wire
> dankbar, wenn der Ortsrat den Internetauftritt bezuschusst.

>

> Mit besten GriSen

> Ralf Peterson

>

>

o -

> Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren gepriift.

> https://www.avast.com/antivirus
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René Obermann (Vorsitz)

Dr. Christian Béing (Vorsitz)

Christoph Steffens
07.11.2017 René Wienholtz
Auftragsbestatigung / Rechnung
Auftragsnr. 1953743 vom 21.04.2006
STRATO PowerWeb Basic
Pos. Artikelbezeichnung EUR  Brutto
1l STRATO PowerWeb Basic: EUR 35,40

6 Monat({e) im Voraus (vom 06.11.2017 bis 05.05.2018),

Preis/Monat: EUR 5,90 in Summe EUR 35,40 USt.: 19,00%

Konnektiert: bramsche-lappenstuhl.de
Umsatzsteuer (19,00%) EUR 5,65
Entspricht der Summe netto EUR 29,75
Summe Rechnungsbetrag EUR 35,40
Der Rechnungsbetrag wird entsprechend der Prenotification
von Threm Konto abgebucht.
DE282805010000141XXXXX / BIC SLZODE22XXX
Bei nicht erfolgreicher zahlung haben Sie auch die Mdglichkeit,
die Zahlung erneut iiber Ihren Kundenlogin zu veranlassen.
Mandatsreferenz Glaubiger ID
DE1395335382136 DE49ZZZ00000074165
Sollte die Bankverbindung nicht mehr korrekt sein, haben Sie unter
http://strato.de/login/index.html die M&glichkeit, Ihre Daten zu
korrigieren und gegebenenfalls eine neue Lastschrift zu veranlassen.
Bei Rickfragen geben Sie bitte die Auftragsnummer und Kundennummer an.
Unsere Buchhaltung erreichen Sie unter www.strato.de/kontakt.
Wir bedanken uns fiir Ihren Auftrag.
Mit freundlichen Grifen , SITZ DER AKTIENGESELLSCHAFT
Ihr STRATO Team ” Beriin

Seite: 1
4 Berlin;Chariottenburg HRB 79450

BANKVERBINDUNG
Commerzbank Benn

BIC COBADEFFXXX

IBAN DE26 3804 0007 0100 6780 01

UST-ID-NR.
DE 211 045 709



